- INSTITUTO HONDURERNO DE TURISMO
Pira
ORDEN DE COMPRA No.241/2015 HONDURAS
J;.zf astd jll[
Tegucigalpa, M.D.C., Fecha: 27 de Agosto 2015 4 / Condiciones: Credito
sroveenor.  AGENCIA DE VIAJES ISEL S de R.L.
RT 0501 9003-076584
comant | mone | conco - ESTRUCTUR/;;:IOGMMATICA =TGR Copico pE|cANTIDAD) DESCRIPCION PRECIO LYNITARIO IMPUVf:nOASEBRE TOTAL
GASTO | FONDOS |GERENCIA| jECUTORA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROYECTO | OBRA REGION
26110 [0z | 904 |[7017°| 12 | o0 | 00 | 003 | 9999 PASAJES NACIONALES
Boleto aereo a favor de TANIA
AMAYA CASTRO con ruta TGU-
ROATAN-TGU saliendo 02 de -
1 |Septiembrede 2015 por la L. 4,775.00 L0700 L. 4,775.00
mafiana y regresando 04 de
Septiembre de 2015 en vuelo
por la tarde.
UL
Observaciones Generales: El proposito del viaje de la Ing. Amaya es participar como parte del equipo
de investigacion que realizara el monitoreo de Megafauna Marina de Roatan y el reglamento del Comité
Tecnico Cientifico de Condrictios. Procesos coordinados por la Unidad de Sostenibilidad Ambiental del
IHT en conjunto con el ICF y Meralliance.
TOTAL L. 4,775.00
15% ISV .
L. 0.00
-
VALOR LEMPIRAS *SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS™ / NETO A PAGAR L. 4,775.00
INSTRUCCIONES: Para la cancelacion de esta orden, Adjuntese Ongmal y Copia de la factura comercial y recibo.
- INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO
*Cédigos de Fuente Financiamiento:
**Codigos de Gerencias: **Codigo equivalente Unidad Ejecutora 01 - Transferencia Corriente
101 - Presidencia Ejecutiva 001-Presidencia Ejecutiva 02 - Fondos Propios
002-Gerencia de Gestion Institucional y Relaciones intern
102 - Auditoria interna 009- Auditoria Interna
103 - Gerencia de Finanzas y Administracion 006-Finanzas y Administracion
104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Pr 015- Gerencia
016- Unidad de competitividad y Calidad
017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
018- Unidad de Desarrollo de Productos
003-Unidad de Planificacion Turistica
004- Centro de Documentacion Turistica
105 - Asesoria Legal 008- Asesoria Legal
106 - Gerencia de Mercadeo 010- Gerencia
011- Unidad de Comunicaciones S
012- Unidad de Mercados ',-'f‘,}:f""_:"‘:]'."ﬁ”"-«::‘%
013- Buro de Convenciones ,a;ﬁ"\_;o oE 'Q’S,;;‘Q,‘;i._
014- Unidad de Informacion Turistica /}ff“r{-’" < ?"‘.j‘\}
005- Unidad de Aqaﬁ"gf%*g?\onomlco ly ;
107 - Gerencia de Recursos Humanos Fed, %
P AN . o  AUTOREACION jNANZAS Y AQNINISTRACION
nahlope &l ez,
Original: Conabilidad [ A Z\
= )




Bo. Los Andes, Entre 14 y 15 Ave, 9 Calle AN.O Zona Peatonal, Edlificio Gran Via # 207 S.0
San Pedro Sula, Honduras, C.A. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel (504) 2552-3202 Tel (504) 2550-1194
CAl 14BD90-BF2ED2-0649BD-C27A84-7CEEB57-C7 " FACTURA No.  000-001-01-00001092
RTN 05019003076584
Fecha 27 de agosto de 2015
Nombre del Cliente INSTITUTO HONDURENO DE TUR!ISMO
RTN 08019001211707 :
Direccién Secretaria de Turismo, Col. San Carlos Ave. Ramon Ernesto Cruz, Edificio Europa, Tegucigalpa.
Solicitado por Karen Matute.

Orden de Compra No.

28FB4A Boleto Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa del 02 al 04 sep 2015, 4,152.18

Pax Amaya/Tanya

Observaciones:
VENTA AL CREDITO

* Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aéreclinea

Rango autorizado: 1-6000
Fecha Limite de Emision: 01/12/2015



Karen L. Matute Ordénez

De: Sandra Amador <sandraamador2003@hotmail.com>
Enviado el: _ Miércoles, 26 de Agosto de 2015 05:09 p.m.

Para: Karen 1. Matute Orddfiez

Asunto: ' RE: Cotizacion boleto Nacional Tanya Amaya

POR LPS 4939.45

CM 2 SEPTIEMBRE TGU ROATAN 700AM LLEGA 755AM

CM 4 SEPTIEMBRE ROATAN TGU 430PM LLEGA 525PM

Sandta Amador
Viajes Mundiales
238 46 40 - 238 0360

From: kmatute@iht.hn

To: sandraamador2003@hotmail.com

CC: mvasguez@iht.hn

Subject: RE: Cotizacion boleto Nacional Tanya Amaya-
Date: Wed, 26 Aug 2015 16:59:22 -0600 )

Favor cotizar en Lempiras, esto con el fin de evitar errores por factor de cambio.

Atentamente.

Karen |. Matute Ordofiez
Asistente de Compras

kmatute@iht.hn

www.honduras.travel

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

(504) 2222-2124 Ext. 225

correo@iht.hn

www.iht.hn

De: Sandra Amador [mailto:sandraamador2003@hotmail.com]
Enviado el: Miércoles, 26 de Agosto de 2015 04:49 p.m.

1




Ka'l;en I. Matute Ordéiez

De: Mirella Fuentes <m.fuentes@iseltravel.com>
Enviado el Miércoles, 26 de Agosto de 2015 04:49 p.m.
Para: ‘Karen 1. Matute Ordéfiez’

cC: mvasquez@iht.hn

Asunto: RE: Cotizacion boleto Nacional Tanya Amaya

Buenas Tardes Licda. Karen:

Acd le paso el detalle:

CM AIRL!NES

.Valor de(boteto al d;a de hoy Lps. 4, 775 OO

A\
RTN: 05019003076584

De: Karen |. Matute Orddfiez [mailto:kmatute @iht.hn]
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2015 04:21 p.m.

CC: mvasquez@iht.hn

Asunto: Cotizacion boleto Nacional Tanya Amaya

Gentilmente se solicita cotizacién de boleto aéreo nacional para la Ing Tanya Amaya Oficial de

Gestion Ambiental y Marino Costero IHT.
Se adjunta formato con informacién.(favor llenarlo)

Se pide Incluir
. 1. COPIADERTN.

2. Y ES NECESARIO QUE ESTEN EN EL NUEVO REGIMEN DE FACTURACION(DEI)

Agradeciendo atencion a la presente,
Atentamente.

R

Karen |. Matute Ordofiez
Asistente de Compras
kmatute@iht.hn
www.honduras.travel

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
(504) 22222124 Ext, 225




