"INSTITUTO HONDURERO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No.231/2015 H_ON DURAS
zj‘m{ artd gm

PROVEEDOR: VITOUR
RTN: 0501-9003-075443

Tegucigalpa, M.D.C.,Fecha: 17 de AGOSTO de 2015

Condicipnes: Qredito '

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

IMPUESTO SOBRE

CUENTADE | TIPODE | CODIGO UNIDAD SUB/

GASTO FONDOS JGERENCIA| EJECUTORA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROYECTO OBRA REGION

CTIVIDADT | CODIGO DE|CANTIDAD, DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

VENTAS

26120 | 02 | 101 001 01 00 - 00

001 | NR PASAJES AL EXTERIOR

Boleto aereo a nombre de Lic.
EMILIO SILVESTRI Director del
tHT con ruta TGU-LIMA,PERU-
TGU, saliendo el 02/09/2015 por
la mafiana y regresando el .

1 05/0.9./201 S por la} manana. Para L. 24,100.00 L. 0.00 - 4:100 00
participar en el Vigesimo Tercer

Congreso Interamericano de
Ministros y Maximas
Autoridades de Turismoen

Lima, Peru en las fechas del 2 ai
5 de Septiembre de 2015.

4

u.L.

Americas. 2. Factores de {a Competitividad del T
del turismo Rural Comunitario. 4. Pautas para el

Observaciones Generales: Temas a tratar. 1.Experiencias de turismo Rural Comunitario en las

urismo Rural Comunitario. 3. Medicion de los Impactos
Futuro del turismo Rural Comunitario. 5. Elecciones de

-Hlas Autoridades de la Comision Interamericana de Tunsmo _ : , /

TOTAL - £\ 2410000

15% ISV /
L. 0.00

VALOR LEMPIRAS  **SON VEINTICUATRO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS**  |NETO APAGAR /L. 24,100.00

IINSTRUCCIONES Para la cancelacién de esta orden, Adjuntese Ori
*Codigos de Gerencias:
101 - Presidencia Ejecutiva

102 - Auditoria Interna
103 - Gerencia de Finanzas y Administracién

105 - Asesoria Legal
106 - Gerencia de Mercadeo

ginal y Copia de la factura comercial y recibo. V4
INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO ) ’
*Céodigos de Fuente Financiamiento: -
*»*Codigo equivalente Unidad Ejecutora 01 - Transferencia Corriente
001-Presidencia Ejecutiva 02 - Fondos Propios
002-Gerencia de Gestién Institucional y Relaciones Intern
009- Auditoria Interna
006-Finanzas y Administracion

104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrolio de Pr 015- Gerencia

016- Unidad de competitividad y Calidad
017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
018- Unidad de Desarrollo de Productos
003-Unidad de Planificacion Turistica
004- Centro de Documentacion Turistica
008- Asesoria Legal

010- Gerencia

011- Unidad de Comunicaciones
012- Unidad de Mercados

013- Buro de Convenciones

014- Unid nformacion Turisticass
ND >
005-U \w&“Ana’(’Lr]&Economlcb o wo URE’V (N
107 - Gerencia de Recursos Humanos 007- & o rsosH 9 \ 3 SR
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> ~"Karen I. Matute Ordéfez

De: - ' Lester Lagos <lester.lagos@agenciavitour.com>
Enviado el: Lunes, 17 de Agosto de 2015 11:45 a.m.

Para: . Karen I Matute Orddfiez . ‘ ‘

CC: ' " o emvasquez@ihthn> o e T e e
Asunto: Re: Cotizacion de boleto aereo Emilio Silvestri Lima,Peru
Datos adjuntos: Cotizacion (6).docx

Hola Karen,

Le envio la cotizacion de los vuelos solicitados,
en espera de sus comentarios,
saludos,

‘ QPCION 1 COPA
| PRECIO LPS. 24,
CM 425 028EP TGU PTY 1149 1446
CM 493 02SEP PTY LIM 1546 1919
CM 492 O05SEP LIM PTY 0500 0836

CM 426 0SSEP PTY TGU 1122 1218

El 17 de agosto de 2015, 9:58, Karen I. Matute Orddiiez <kmatute@iht.hn> escribi6:

-

| Gentilmente se solicita actualizacién sobre cotizacidn de boleto ,su disponibilidad de horarios y costo

Gentilmente se solicita cotizacién de boleto aéreo Internacional a favor de Ernie Emilio Silvestri
Thompson

Se adjunta formato a llenar, mismo que contiene detalle de viaje.

3 Se pide Inciuir



."Karen 1. Matute Ordéfez

" De: .
Enviado el:
Para:
Asunto:

Buen Dia Licda. Karen:

Esta es la cotizacion via Copa

Mirella Fuentes <m.fuentes@iseltravel.com>
Lunes, 17 de Agosto de 2015 12:00 p.m.
'Karen I. Matute Ordéfiez’; mvasquez@iht.hn

Cotizaciéh via Copa-SILVESTRI/ERNIE 02SEP2015 TGU PTY

Valor del boleto Lps. 24,450.00. precio al dia de hoy

RTN 05019003076584




