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lNSTITUTO HONDURENO DE TURISMO -

, R ‘
ORDEN DE COMPRA No.221/2015 HONDURAS
o esté jzw'

Tegucigalpa, M. D C Fecha: 06 de Agosto del 2015 ‘ Condiciones: Credito

PROVEEDOR: V!TOUR
RTN: 0501-9003-075443

ESTRUCTURA PROGRAMATICA B —
CUENTADE | TIPODE | CODIGO [ ONIDAD S0 ACTIVIDAD] | CODIGO DE{ CANTIDAD| DESCRIPCION : PRECIO UNITARIO VENTAS TOTAL
GASTO FONDOS |GERENCIA| gECUTORA | PROGRAMA | PHOGRAMA | PROYECTO OBRA REGION : i
2611071 12 {1014 00 01 oe 000 002/ NR PASAJES NACIONALES
Boleto aereo a nombre del
Sr, Emilio Silvestri v
DIRECTOR del IHT con ruta
TGU-ROATAN-TGU, v
saliendo el viernes 14
1 . de L. 4,735.00 L. 0.00 L. 4,735.00
Agosto a primera hora por la
Py mafana y regresando de
) Roatan el lunes 17 de
Agosto en el vuelo de fa
tarde hacia Tegucigalpa.
U.L.
Observaciones Generales: El proposito del viaje del Sr. Director del IHT es atender reunion de trabajo
con Grupo Planet IFE de Avianca y para atender Reuniori del Comité de Cruceros de Roatan.
TOTAL - | L.4,735.00
15% ISV |
. : _ . . / L. 0.00 /
VALOR LEMPIRAS =~ **SON CUATRO MIL. SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS® NETO A PAGAR . . L. 4,735.00
JINSTRUCCIONES: Para Ja cancelacién de esta orden, Adjuntese Criginal y Copia de Ia factura comercial y recibo.
. INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO )
*Codigos de Fuente Financiamiento:
**Cédigos de Gerencias: **Codigo equivalente Unidad Ejecutora 01 - Transferencia Corriente
101 - Presidencia Ejecutiva 001-Presidencia Ejecutiva 02 - Fondos Propios
. . - 002-Gerencia de Gestidn Institucional y Relaciones Intern . -
102 - Auditoria Interna ‘ 008- Auditoria Interna
103 - Gerencia de Finanzas y Admmlstracnon 006-Finanzas y Administracion

104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrolio de Pr 015- Gerencia
016- Unidad de competitividad y Calidad
017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
018- Unidad de Desarrollo de Productos
003-Unidad de Planificacion Turistica
004- Centro de Documentacion Turistica
10§ - Asesoria Legal 008- Asesoria Legal :
106 - Gerencia de Mercadeo 010~ Gerencia
011- Unidad de Comunicaciones
012- Unidad de Mercados
' '013- Buro de Convenclones )

14- U a@é"_yp acion Turistica “
% ad de Aneﬂ&l&onomlco S O\SRENO OETR,
curs“os\,Human o 75

107 - Gerencia de Recursos Humanos
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Oficina Principal: 2 Calle, 2 y 3 Ave. N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula, Honduras, CA.
Apdo. Postal 1836 - Tel: 2557-3808 - 2553-1114
Fax: 2553-0104 - Cels. 9653-0007 - 9991-6223
www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com

Sucursa! Bl Pragrese, Yero
Tels.2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499

Sucursal Tegucigalpa
Tels. 2217-0280 - 2217-0281 - 2235-6509 - 2235-6306

FACTURA 000-001-01-00001895
e Credito

Tels. 2719-0080 - 2718-0081 Fecha: 06/08/ 2015
7780-4320 - 2780-4321 RTN 05019003075443

/f_/ Munds os 75:%0,,, Convects/

Cliente: INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO

RTN 08019001211707 CAIl

Direccién:

S

54CACO0-C43B8C-224190-
FE6B20-9D4D89-63

. _Jendedor: LESTER LAGOS

() s
TRANIP Asignado a EMILIO SILVESTRI Con Ruta TGU-RTB-TGU Via CM AIRLINES 185111
XT (Impuesto extranjeros) 2,606.22
Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 00/100 Subtotal 15% 1,851.11
DEL 14 AL 17 AUG - SOLICITADO POR KAREN MATUTE Subtotal 18% 0.00
ISV 15% 277.67
Firma y nombre de Recibido ISV 18% 0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS..EXIJALA : TOTAL A PAGAR| L.4,735.00
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‘Karen L. Matute Ordénez
De: Lester Lagos <lester.lagos@agenciavitour.com>
Enviado el: Jueves, 06 de Agosto de 2015 12:03 p.m.
Para: Karen I. Matute Orddfiez
cc: mvasquez@iht.hn
Asunto: Re: COTIZACION BOLETO EMILIO SILVESTRI
Datos adjuntos: COTIHT SILVESTRI RTB14-17AUG.docx

Hola Karen le envio las opciones de cotizacién,
para los vuelos solicitados,

en espera de sus comentarios,

saludos,

CMA3010 17AUG RTB TGU 1630 1725

aE

SOSA82 14AUG TGU RTB 0800 0845
SOSA83 17AUG RTB TGU 1600 1645 -

El 6 de agosto de 2015, 11:32, Karen 1. Matute Ordéfiez <kmatute@iht hn> escribio:

GENTILMENTE SE SOLICIT AREALIZAR COTIZACION DE BOLETO AEREO ACON RUTA
TGU-RTB-TGU

LAS ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN FORMATO A LLENAR (ADJUNTO)



-

‘Kafén I. Matute Ordoiiez

De: Mirella Fuentes <m:fuentes@iseltravel.com>
Enviado el: Jueves, 06 de Agosto de 2015 11:44 am.
Para: ‘  'Karen I Matute Orddfiez’

cc: mvasquez@iht.hn

Asunto: ~ RE: COTIZAGION BOLETO EMILIO SILVESTRI

Buenas Tardes Licda. Karen:

Le paso la cotizacidon:

CM AIRLIN

Valor del boleto al dia de hoy Lps. 4,775.00

RTN: 05019003076584

De: Karen I. Matute Ordéfiez [mailto:kmatute@iht.hn]
Enviado el: jueves, 6 de agosto de 2015 11:32 a.m.
CC: mvasquez@iht.hn . ‘

- Asunto: COTIZACION BOLETO EMILIO SILVESTRI

GENTILMENTE SE SOLICIT AREALIZAR COTIZACION DE BOLETO AEREO ACON RUTA:
TGU-RTB-TGU ' ' ' ‘
LAS ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN FORMATO A LLENAR (ADJUNTO)

Se pide Incluir
1. COPIA DERTN.
2. Y ES NECESARIO QUE ESTEN EN EL NUEVO REGIMEN DE FACTURACION(DEI)

“ Agradeciendo atencion a la presente,
Atentamente. :

Karen [. Matute Ordéfiez
Asistente de Compras

kmatute@iht.hn

www.honduras.travel

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
(504) 2222-2124 Ext. 225




