"INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA MNoz0z./2015

-

Brg
HONDURAS
J;a;ufagm

Tegumgalpa M.D.C., Fecha: 14 de Julio 2015 /

PROVEEDOR: VITOUR /
RTN: 0501-9003-075443

-

" Condiciones: Credito

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

de Julic de 2015, vuelo de TEG-
SPS el mismo jueves por la
tard

U.L.

representante de Sunwing Vacations, en el Hotel Telamar.

Observaciones Generales: El proposito del Sr Director del IHT es asistir a reunion con la Sra. Jennifer Perry

A

CUENTADE | TIPODE | CODIGO ONIDAD SUE/ ACTIVIDAD/ | CODIGO DE CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPHZSE,?ASSBRE TOTAL
GASTO FONDOS [GERENCIA| EJECUTORA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROYECTO OBRA REGION
26110 | 02 | 101 | 001 01 00 000 001 NR S NACIO
Boleto aereo a nombre del Sr,
Emilio Silvestri con ruta SPS- .
/’I’GU-SPS, vuelo de S.P.S-TGU ’ )
1" |en la mafiana del dia jueves 16 L3g70.00”| L 0.0 L.3,870.00 =]

VALOR LEMPIRAS  **SON TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS™

TOTAL

L. 3,970.00f

15% ISV

L.0.00 5

NETO A PAGAR

L. 3,970.00 j,/

*Cddigos de Gerencias:
101 - Presidencia Ejecutiva

102 - Auditoria Interna
103 - Gerencia de Finanzas y Administracién

105 - Asesoria Legal
106 - Gerencia de Mercadeo

: 014- Unidad de Infor aciof Turistica,
005- Unidad ge HiSISECS |cof,r )
107 - Gerencia de Recursos Humanos ~_— 007- Recurdoé’Hlimanas, & f -

HNSTRUCCIONES: Para la cancelacién de esta orden, Adjuntese Original y Copia de fa factura comercial y recibo.

INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO

**Codigo equivalente Unidad Ejecutora

001-Presidencia Ejecutiva

002-Gerencia de Gestion Institucionat y Relaciones Intern
008- Audjtoria Interna

006-Fini{lzas y Administracion

104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Pr 015- Gerencia

016- Unidad de competitividad y Calidad
017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
018- Unidad de Desarrollo de Productos
003-Unidad de Planificacion Turistica
004- Centro de Documentacion Turistica
008- Asesoria Legal

010- Gerencia

014- Unidad de Comunicaciones
012- Unidad de Mercados

013- Buro de Convenciones

é uREVISﬁ:D

*Cédigos de Fuente Financiamiento:

01 - Transferencia Corrlente

02 - Fondos Propios

ELABORADO Pﬂ?‘iPRAS i’ P EVISADO PORCOMERAS ¥ 3 \ X
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Original: Contabilidad

7 <G TORIZAZON ;I\iANZAS Y ADMINZSTRACION
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O P e Sl onlaras LA FACTURA 000-001-01-00001482

. { 1896 - Tel: 2557-3808 - 2553-11 .
ﬁ?zgﬁzﬁs c%: 925}55537‘0%8007; 9991%61221:-;4 P Credito
www.agenciavitour.com - Emaik vitour@agenciavitour.com 1 Chol
Sucursal El Progress, Yors Tels, 27190080 3710 0081 Fecha :14/07/2015
Tels.2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499 2780-4520~2780-4321 RTN 05019003075443
. , 3 /
. Tels. 2217-0280%:?),2?5??28;‘582509-2235—6306 / E-//” a/{/ﬂ ad @0 gﬂ’(mgﬁ’
- K & 7 CAl
Cliente: INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO RTN 08019001211707 | ., ., ~0 ca3m8C-224190-
Direccion: FE6B20-9D4D89-63

MFL2UQ Asignado a EMILIO SILVESTRI Con Ruta SAP-TGU-S ia CM AIRLINES 3,003.47
XT (Impuesto extranjeros) 516.01

Tres Mil Novecientos Setenta Lempiras Con 00/100 Subtotal 15% 3,003.47
DEL 16JUL IDA Y REGRESO -- SOLICITADO POR KAREN MATUTE Subtotal 18% ' 0.00
ISV 15% 450.52

Firma y nombre de Recibido ISV 18% 0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXUJALA TOTAL A PAGAR 1..3,970.00




Karen I. Matute Ordéiez

De: Karen I. Matute Ord6fiez <kmatute@iht.hn>
Enviado el: Martes, 14 de Julio de 2015 02:02 p.m.
Para: lester.lagos@agenciavitour.com

cc: 'mvasquez@iht.hn'

Asunto: RV: cotizacion de boleto aéreo

Gentilmente se solicita cotizacién de boleto aéreo en la Ruta S.P.S-TGU-S.P.S, vuelo de S.P.S-
TGU en la mafiana del dia Jueves 16 de julio de 2015, vuelo de TGU-SPS el mismo Jueves por

la tarde.
a favor de Emilio Silvestri

Se pide Incluir
1. COPIA DERTN.
2. Y ES NECESARIO QUE ESTEN EN EL NUEVO REGIMEN DE FACTURACION(DE!)

Agradeciendo pronta respuesta,
Atentamente.

A 2 B

Karen | Matute Ordofiez
Asistente de Compras

kmatute@ihthn
www.honduras.travel

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

(504) 2222-2124 Ext. 225

correo@iht.hn '

www.ihi.hn




"' Karen I. Matute Ordéfiez

De: Lester Lagos <lester.lagos@agenciavitour.com>
Enviado el: Martes, 14 de Julio de 2015 02:24 p.m.
Para: Karen I. Matute Ordéfiez
S CcC B © mvasquez@iht.hn -
Asunto: Re: RV: cotizacion de boleto aéreo

1.SILVESTRIEMILIO

OPCION 1 AVIANCA
PRECIO LPS. 4.415.00 // § 200.20
AV 722 16JUL SAP TGU 0655 0746
AV723 16JUL TGU SAP 2036 2124

OPCION 2 CM AIRLINES
PRECIOLPS. 3:970.00 // $:180.00
CM3004 16JUL SAP TGU 0750 0825
CM3007 16JUL TGU SAP 1630 1715

El 14 de julio de 2015, 14:15, Lester Lagos <1es Er.lagos(@agenciaviiour.com> escribio:
Hola Karen,

Le envio la cotizacion solicitada,
en espera de sus comentarios,
saludos,

1.SILVESTRVEMILIO
OPCION 1 AVIANCA
PRECIO LPS. 4.415.00 //$ 200.20
AV 722 16JUL SAP TGU 0655 0746
AV 723 16JUL TGU SAP 2036 2124

OPCION 2 CM AIRLINES |
PRECIO LPS. 4.415.0 00.20
CM3004 16JUL SAP TGU 0750 0825
CM3007 16JUL TGU SAP 1630 1715

El 14 de julio de 2015, 14:02, Karen I. Matute Ordéfiez <kmatute@iht.hn> escribio:




' *PRECIO COTIZADO AL DIA DE HOY, SUJETO A DISPONIBILIDAD AL RESERVAR

LESTER LAGOS

Agencia de Viajes VITOUR

Movil » 9713-9137 :
Whatsapp » 3250-0972 g

lester.lagos@agenciavitour.com
EF




1

. Karen I Matute Ordéiez

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Buenas Tardes Licda. Karen:
Adjunto cotizacién solicitada:

Ch AIRLINES

Mirella Fuentes <m.fuentes@iseltravel.com>
Martes, 14 de Julio de 2015 01:55 p.m.
'Karen I. Matute Ordéfiez'

* mvasquez@ihtha

RE: cotizacidn de boleto aéreo

 SAP-TGU 16/07/2015 Thu'o7-'

hu 08:25AM ¥

. TGU-SAP. 16/07/2015

- =4

u05:15PM ¢

Valor del boleto al dia de hoy i_ps 4 850 O{)

RTN 05019003076584

De Karen I Matute Ordonez [maiiio kmatute@lh’{ hn]

Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 01:26 p.m.

CC: mvasguez@iht.hn

Asunto: cotizacion de boleto aéreo

Gentilmente se solicita cotizacién de boleto aéreo en la Ruta S.P.S-TGU-S.P.S, vuelo de S.P.S-
TGU en la mafiana del dia Jueves 16 de julio de 2015, vuelo de TGU-SPS el mismo Jueves por

la tarde.

Se pide Incluir
1. COPIADERTN.

2. Y ES NECESARIO QUE ESTEN EN EL NUEVO REGIMEN DE FACTURACION(DE!)

Agradeciendo pronta respuesta,
Atentamente.

&&‘fﬁ;*-y

Karen . Matute Ordéfiez
Asistente de Compras

kmatute@iht.hn

www.honduras.travel

¢

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS
(504) 2222-2124 Ext. 225



