— FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

(FOSOVI
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO

DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA No 000813
Proveedor: LApACh [\/ CIAS 2eR.L. Fecha:_ {4~ fﬂao'HRequisicién NOOO K [5_ =2
Direccion:
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Original: Proktdm

Copa: Contabilidad




2 *+xLARACH & CIA. S. de R.L.¥*x
‘ SALA.No.4
R.T.N 08019000235234
Pargue Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADD--
CAT:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019 .
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL:006-001-01-04399097
FECHA:17/01/2019 12:23PM
CAJA:CAJA 4 SALA 4
CAJERA(D) :MARTA MONTOYA
FOLIO R1:504T81CA2110115

AR AR RRI

RTN0B8019995339831
CLIENTE:FONDO SOCTAL PARA LA VIVIENDA

CO0IG0 CAVHOAD JNDD PRECTD TOTAL

12032953 / 3.00

ICI0
ALMACEN: S4
TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 834.78
I8V 15% 125,22
TOTAL L. 960.00
FORMA DE PAGD

CHEQUES 960.00
PAGO DE CLIENTE 960.00
CAMBIO 0.00

NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
?8??%0 en venta de Retail One S04T81CA21

* No. OCE:
No. DGCFA:
* No. RegSAG:
No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA ;
*Descuente reflejado en estado de cuenta

www, 1arachycia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODROS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Ohligado Tributario Emisor
Icruz@larachycia.com



ACTA DE RECEPCION

Materiales y Utiles de Oficina

No. Descripcién U/M | valor Unitario | Cantidad Valor Total
3 Libro de Contabilidad para actas de 300 paginas | unidad 320.00 S 960.00
Total = 514.80

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Enero de 2019

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: _\J - "6/




LARACH & CIA 8. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazén

SALA4

R.T.N. 08019000235234

ja.com

4@iarach

ia.com / www.larach:

# en Fe

rreteria

1 Tel. 2280 - 7600
COTIZACION No. S04T98CO53447 i
Cliente: £9953504 Fosovi Fecha: 08/01/2019
LARACH
Cutizads Por: Franklin Rubio

CODIGo DESCRIPCION CANTIDAD Unidad PRECIO {.S¥.  Extension|
1 12032953 LIBRO P/CONTABILIDAD P/ACTAS 300PGS T/OFICIO 300 UNID 2782600 12522 960.00
2 45010044 LIBRO P/CONTABILIDAD P/ACTAS 150-PGS 3.00 UNID 1521739 68.48 525.00

Comentario : ;

Sub Total: LPS. 1,281.30

Impuesto Sobre Ventas: 193.70

Total Neto: LPS. 1,485.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*pagode C vt

ton Tarjetia solo Ficoh

{Débitio y Créditip.

* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

IMPORTANTE: En Cumplimientio al acuerdo 189-2014 Régimen de Factiuracion, Otiros Documentios fscales y Registiro fscal de i
larach & Cia. S de RL de CV. dicho Comprobantie de Retiencion deberd cumplir con tiodos los requisitios estiablecidos en el presentie reglamentio, ver Arti. 20 92, caso,
contirario favor emitir pago

incluye las del gobierno

para cada iencion de




Yahoo Mail - RE: Cotizacion ) hitps://mail yahoo.com/d/folders/2/messages/28 18?reason=invalid_cred

RE: Cotizacion

De: Servicio a clientes Honduras (sclienteshn@efficedepot.com.hn)
Para: admonfosovi@yahoo.com

Fecha: martes, 8 de enero de 2019 10:56 a. m. CST

Buen dia , estimado cliente le comento que no distribuimos el producto
solicitado.

De: Fosovi Prolote [mailto:admonfosovi@yahoo.com]
Enviado el: martes, 08 de enero de 2019 10:42 am.
Para: Servicio a clientes Honduras

Asunto: Cotizacion

Buen dia, me podria cotizar el precio de 3 libros unicos de pasta dura cocido o costurado, que ya vienen
feliados de cualquier marca. a nombre de fosovi por favor...

Gracias

08/01/2019 11:07 2
1del



Yahoo Mail - RE: Cotizacion : https://mail yahoo.com/d/folders/1/messages/2820%reason=invalid_cred

RE: Cotizacion

De:  Gissell Zelaya (teleoperadorateg8@acosa.com:hn)
Para: admonfosovi@yahoo.com

Fecha: martes, 8 de enero de 2019 11:35 a. m. CST

Buen dia

Un placer saludarle, solo tengo de los tnicos normales sin folio

Saludos

De: Fosovi Prolote [mailto: admonfosovi@yahoo.com]
Enviado el: martes, 08 de enero de 2019 10:43 a.m.
Para: Gissell Zelaya
Asunto: Cotizacion

Buen dia, me podria cotizar el precio de 3 libros unicos de pasta dura cocido o costurado, que ya vienen
foliados de cualquier marca. a nombre de fosovi por favor...

Gracias

ldel 08/01/2019 11:37 a. m.



